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RE: Solicitacdao de modelo de planilha de custos — Pregao Eletronico n°® 90017/2025

De LICITACAO/SELIT-MG: Licitacdo e Compras <licitacao@trf6.jus.br>
Data Seg, 05/01/2026 16:25
Para Urbis 360 licitagdo <URBIS360.Licitacoes@outlook.com>

Sim, conforme subitem 13.10 do Edital:
"0 Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://portal.trf6.jus.br/institucional/compras-e-licitacoes"

Acesso direto ao anexo por meio do link
https://portal.trf6.jus.br/institucional/compras-e-licitacoes/compras-e-licitacoes-trf6-simg/pregao-
eletronico-90017-2025-2/

De: Urbis 360 licitacdo <URBIS360.Licitacoes@outlook.com>

Enviado: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 16:12

Para: LICITACAO/SELIT-MG: Licitagio e Compras <licitacao@trf6.jus.br>

Assunto: RE: Solicitagdo de modelo de planilha de custos — Pregdo Eletrénico n2 90017/2025

Geralmente, vocé ndo recebe emails de urbis360.licitacoes@outlook.com. Saiba por que isso é importante

GRATO PELA RESPOSTA, POREM NO TEM ESSE MODELO DE PLANILHA EDITAVEL?

Atenciosamente

Wagner Santos de Oliveira

Wagner Santos de Oliveira Clécio Freire de Moura
Analista em licitactes e Contratos Socio Administrador
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De: LICITACAO/SELIT-MG: Licitagio e Compras <licitacao@trf6.jus.br>

Enviado: segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 16:05

Para: Urbis 360 licitacdo <URBIS360.Licitacoes@outlook.com>

Assunto: RE: Solicitagdo de modelo de planilha de custos — Pregdo Eletrénico n2 90017/2025

Caro Wagner,
Como disposto nos subitens 2.15, 5.6, 5.7.1, 7.9, 7.13.3 e 7.20 do Edital, bem como no subitem 5.7

do Termo de Referéncia, a proposta devera ser apresentada com base no modelo existente no
Anexo X - Planilha de Custos e Formagdo de Pregos (subitem 13.11.10 do Edital).
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Atenciosamente.

Julio Augusto R. Prado
Pregoeiro
Secdo de Licitacdes - TRF6

De: Urbis 360 licitacdo <URBIS360.Licitacoes@outlook.com>

Enviado: sabado, 3 de janeiro de 2026 17:10

Para: LICITACAO/SELIT-MG: Licitagio e Compras <licitacao@trf6.jus.br>; 'clecio moura'
<clecio.moura@bol.com.br>

Assunto: Solicitacdo de modelo de planilha de custos — Pregdo Eletrénico n? 90017/2025

Geralmente, vocé ndo recebe emails de urbis360.licitacoes@outlook.com. Saiba por que isso é importante

Prezados(as) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio,

Venho, por meio desta, solicitar esclarecimento quanto a planilha de custos e formagao de
precos referente ao Pregdo Eletrénico n2 90017/2025.

Gentileza informar se a referida planilha podera ser apresentada no modelo da prépria empresa ou,
caso contrario, se hd uma planilha padrao do 6rgdo a ser utilizada, a fim de possibilitar a correta

participag¢ao no certame.

Desde ja, agradeco a atencao e fico no aguardo das orientacdes.

Atenciosamente

Wagner Santos de Oliveira

Wagner Santos de Oliveira Clécio Freire de Moura
Analista em licitactes e Contratos Socio Administrador
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